
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SULTANTEPE İHO 6. SINIF 1.DENEME 29 29 83 5066

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 7 4,38 8 6 5,47 5 4 3,35 4 5 2,94 4 5 2,25 35 34 24,12 226,680

Okul Ortalaması 5 10 1,32 3 11 -0,95 3 11 -0,22 3 7 1,19 3 7 0,21 2 7 0,01 19 53 1,56 102,050

KATILIMLAR

1 40 ELİF ÇİFTÇİ 6B 11 4 9,67 7 8 4,33 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 45 30 35,00 272,640 1 1 1 21 1614

2 77 MERVE   ÇAKMAK 6B 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 50 8,34 158,333 2 2 2 38 3633

3 76 MEHMETSIDIK KILIÇLI 6A 5 9 2,00 2 6 0,00 3 1 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 22 24 14,01 152,507 1 3 3 40 3740

4 68 İZZETTİN ÇAKMAK 6B 7 8 4,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 50 8,33 137,947 3 4 4 42 3988

5 101 BEYZANUR ÇAKMAK 6A 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 52 5,66 136,427 2 5 5 43 4015

6 7 BERFİN ANLI 6B 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 51 7,00 136,000 4 6 6 44 4025

7 21 MUSTAFA BARAN ANLI6B 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 52 5,66 129,667 5 7 7 46 4138

8 3 EMİNE ASLAN 6B 4 11 0,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 5 5 3,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 22 48 5,99 127,053 6 8 8 48 4200

9 17 MERVE POLT 6A 7 8 4,33 3 9 0,00 2 10 -1,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 18 47 2,33 116,470 3 9 9 52 4397

10 36 BÜŞRANÜR ASLAN 6B 8 7 5,67 6 9 3,00 0 15 -5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 19 56 0,34 116,333 7 10 10 53 4399

11 69 KÜBRA ALKAN 6A 7 8 4,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 54 3,00 104,840 4 11 11 58 4614

12 65 HAYRUNNİSA KIL ÇLI 6A 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 101,800 5 12 12 59 4650

13 24 RAHİME MULLA 6A 4 11 0,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 21 54 2,99 101,547 6 13 13 60 4657

14 71 MAHMUTMAHİR İPEK 6B 3 12 -1,00 4 10 0,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 17 55 -1,33 97,923 8 14 14 63 4705

15 28 ZEY *P   YILMAZ 6B 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 21 54 3,00 94,427 9 15 15 64 4741

16 18 BARAN  ÇAKMAK 6A 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 18 57 -1,00 94,013 7 16 16 65 4750

17 13 KUDRET ALKAN 6A 7 8 4,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 21 54 3,00 92,093 8 17 17 66 4772

18 55 EMİNE DEMİR 6A 6 9 3,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 0 10 -3,33 15 58 -4,33 88,413 9 18 18 69 4831

19 11 İSMAİLBAYINDIR 6B 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 5 0,33 14 58 -5,34 81,483 10 19 19 70 4895

20 9 HÜSEY*   ALTAY 6A 1 14 -3,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 19 56 0,34 80,480 10 20 20 71 4899

21 31 BÜŞRA Ç*FTÇİ 6B 3 11 -0,67 0 8 -2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 2 3 1,00 0 5 -1,67 9 38 -3,68 73,417 11 21 21 73 4946

22 30 BERAT DEMİR 6A 5 10 1,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 16 59 -3,67 70,053 11 22 22 74 4967

23 104 ROJİN DAĞLI 6B 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 17 58 -2,34 68,813 12 23 23 75 4975

24 1 AHMET CAKMAK 6B 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 15 60 -5,00 66,613 13 24 24 77 4987

25 26 SIDIKA İPEK 6B 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 13 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 14 60 -6,01 65,153 14 25 25 78 4992

26 23 ÖZLEM DURMAZ 6A 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 14 61 -6,32 64,733 12 26 26 79 4995

27 107 SÜLEYMAN ALTU  N 6B 4 11 0,33 0 14 -4,67 4 11 0,33 5 5 3,33 0 9 -3,00 1 9 -2,00 14 59 -5,68 61,077 15 27 27 81 5005

28 8 HADİ ÖNĞÜÇ 6B 3 12 -1,00 1 14 -3,67 0 15 -5,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 14 61 -6,34 35,187 16 28 28 82 5042

29 4 EMRULLAH AS * N 6A 3 12 -1,00 0 15 -5,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 12 63 -9,00 33,880 13 29 29 83 5044
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SULTANTEPE İHO 6. SINIF 1.DENEME 29 29 83 5066

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 7 4,38 8 6 5,47 5 4 3,35 4 5 2,94 4 5 2,25 35 34 24,12 226,680

Okul Ortalaması 5 10 1,32 3 11 -0,95 3 11 -0,22 3 7 1,19 3 7 0,21 2 7 0,01 19 53 1,56 102,050

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 76 MEHMETSIDIK KILIÇLI 6A 5 9 2,00 2 6 0,00 3 1 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 22 24 14,01 152,507 1 3 3 40 3740

2 101 BEYZANUR ÇAKMAK 6A 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 23 52 5,66 136,427 2 5 5 43 4015

3 17 MERVE POLT 6A 7 8 4,33 3 9 0,00 2 10 -1,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 2 6 0,00 18 47 2,33 116,470 3 9 9 52 4397

4 69 KÜBRA ALKAN 6A 7 8 4,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 21 54 3,00 104,840 4 11 11 58 4614

5 65 HAYRUNNİSA KIL ÇLI 6A 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 19 56 0,33 101,800 5 12 12 59 4650

6 24 RAHİME MULLA 6A 4 11 0,33 1 14 -3,67 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 21 54 2,99 101,547 6 13 13 60 4657

7 18 BARAN  ÇAKMAK 6A 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 18 57 -1,00 94,013 7 16 16 65 4750

8 13 KUDRET ALKAN 6A 7 8 4,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 21 54 3,00 92,093 8 17 17 66 4772

9 55 EMİNE DEMİR 6A 6 9 3,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 0 10 -3,33 15 58 -4,33 88,413 9 18 18 69 4831

10 9 HÜSEY*   ALTAY 6A 1 14 -3,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 19 56 0,34 80,480 10 20 20 71 4899

11 30 BERAT DEMİR 6A 5 10 1,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 16 59 -3,67 70,053 11 22 22 74 4967

12 23 ÖZLEM DURMAZ 6A 3 12 -1,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 14 61 -6,32 64,733 12 26 26 79 4995

13 4 EMRULLAH AS * N 6A 3 12 -1,00 0 15 -5,00 2 13 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 12 63 -9,00 33,880 13 29 29 83 5044
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SULTANTEPE İHO 6. SINIF 1.DENEME 29 29 83 5066

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,73 7 7 4,38 8 6 5,47 5 4 3,35 4 5 2,94 4 5 2,25 35 34 24,12 226,680

Okul Ortalaması 5 10 1,32 3 11 -0,95 3 11 -0,22 3 7 1,19 3 7 0,21 2 7 0,01 19 53 1,56 102,050

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 40 ELİF ÇİFTÇİ 6B 11 4 9,67 7 8 4,33 8 7 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 45 30 35,00 272,640 1 1 1 21 1614

2 77 MERVE   ÇAKMAK 6B 5 10 1,67 6 9 3,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 50 8,34 158,333 2 2 2 38 3633

3 68 İZZETTİN ÇAKMAK 6B 7 8 4,33 6 9 3,00 1 14 -3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 25 50 8,33 137,947 3 4 4 42 3988

4 7 BERFİN ANLI 6B 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 24 51 7,00 136,000 4 6 6 44 4025

5 21 MUSTAFA BARAN ANLI6B 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 23 52 5,66 129,667 5 7 7 46 4138

6 3 EMİNE ASLAN 6B 4 11 0,33 3 11 -0,67 6 8 3,33 5 5 3,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 22 48 5,99 127,053 6 8 8 48 4200

7 36 BÜŞRANÜR ASLAN 6B 8 7 5,67 6 9 3,00 0 15 -5,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 19 56 0,34 116,333 7 10 10 53 4399

8 71 MAHMUTMAHİR İPEK 6B 3 12 -1,00 4 10 0,67 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 17 55 -1,33 97,923 8 14 14 63 4705

9 28 ZEY *P   YILMAZ 6B 6 9 3,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 21 54 3,00 94,427 9 15 15 64 4741

10 11 İSMAİLBAYINDIR 6B 3 12 -1,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 5 0,33 14 58 -5,34 81,483 10 19 19 70 4895

11 31 BÜŞRA Ç*FTÇİ 6B 3 11 -0,67 0 8 -2,67 2 5 0,33 2 6 0,00 2 3 1,00 0 5 -1,67 9 38 -3,68 73,417 11 21 21 73 4946

12 104 ROJİN DAĞLI 6B 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 17 58 -2,34 68,813 12 23 23 75 4975

13 1 AHMET CAKMAK 6B 2 13 -2,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 15 60 -5,00 66,613 13 24 24 77 4987

14 26 SIDIKA İPEK 6B 4 11 0,33 3 12 -1,00 1 13 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 14 60 -6,01 65,153 14 25 25 78 4992

15 107 SÜLEYMAN ALTU  N 6B 4 11 0,33 0 14 -4,67 4 11 0,33 5 5 3,33 0 9 -3,00 1 9 -2,00 14 59 -5,68 61,077 15 27 27 81 5005

16 8 HADİ ÖNĞÜÇ 6B 3 12 -1,00 1 14 -3,67 0 15 -5,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 14 61 -6,34 35,187 16 28 28 82 5042
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SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN  ÇAKMAK 18 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
94,013 226,680 7 16 16 65 4750

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 5 10 1,67 11 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 0,56 1,56 23,45

Türkçe DcbacbdADCcddcb

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik ccAcbaabcbbdCcd

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri accBDdACbbdadCa

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler dcadcdAdDa

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü adcadcDbac

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce CbdABcbcCa

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş sistemi 6 2 4 33
Destek ve hareket sistemi 7 3 4 43
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Telling dates 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİR 30 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
70,053 226,680 11 22 22 74 4967

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 0,56 1,56 23,45

Türkçe daaCDdaDBdCbada

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik aadaaCbabddaadd

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri acAabcdBadadbbC

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler bcacbaAbcA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü AbCddbACbd

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce acdacbcacD

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Destek ve hareket sistemi 7 1 6 14
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 3 25
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 1 2 33
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ÇAKMAK 101 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,427 226,680 2 5 5 43 4015

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 7 8 4,33 29 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 4 11 0,33 2 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 23 52 5,67 8 0,56 1,56 23,45

Türkçe aaacadCAbbdAcab

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik BcAADbCaadDcaaB

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri BadaacdaAbBaadD

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler aBadbdAAac

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü BacaCADaab

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce acdcBbDdab

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 2 3 40
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş sistemi 6 1 5 17
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 3 1 75
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 1 0 100
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DEMİR 55 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
88,413 226,680 9 18 18 69 4831

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 4 11 0,33 2 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 15 58 -4,33 -6 0,56 1,56 23,45

Türkçe cDBdDdacBAadabC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik abcBadcbAaddacd

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri bdADbabccdCcdDd

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler Dcddb*Aaac

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü cbada Ad a

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce abcaaccdda

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 2 3 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Destek ve hareket sistemi 7 3 4 43
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 3 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 1 1 33
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH AS * N 4 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
33,880 226,680 13 29 29 83 5044

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 0 15 -5,00 -33 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 2 13 -2,33 -16 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 12 63 -9,00 -12 0,56 1,56 23,45

Türkçe Ac*abaBDcbadbdd

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik acbdadbadbdabab

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri bdAaadbdcdaabDb

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler bbdcabAdcA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü dabBcAcdaa

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce acBbabAcAb

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 0 15 0

Matematik 15 0 15 0

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş sistemi 6 0 6 0
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA KIL ÇLI 65 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,800 226,680 5 12 12 59 4650

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 19 56 0,33 0 0,56 1,56 23,45

Türkçe DddBacCdaaBbBDd

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik dacbbcdaaCaAacB

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri cDddacdabCBbada

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler acaccCcAaD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü cbdaacDCdd

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce dbcbabDcbD

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Güneş sistemi 6 1 5 17
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 1 2 33

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 1 0 100
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEY*   ALTAY 9 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
80,480 226,680 10 20 20 71 4899

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 5 10 1,67 11 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 19 56 0,33 0 0,56 1,56 23,45

Türkçe caacbAbdabdbcbb

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik ddAdbaCadabbaaa

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri abcaDdcCdCBDabc

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler acacAbAAaD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü BddadAcdaA

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce aABccabBCa

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş sistemi 6 1 5 17
Destek ve hareket sistemi 7 4 3 57
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 1 2 33

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ALKAN 69 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
104,840 226,680 4 11 11 58 4614

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 21 54 3,00 4 0,56 1,56 23,45

Türkçe bcdBDAacDCBAdba

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik caccDbCbcacdacc

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri acAdaabacCaDdac

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler ddbdbCAdDa

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü cbbCbcDCBb

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce aAcbdabcCa

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Güneş sistemi 6 1 5 17
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 2 1 67

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET ALKAN 13 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
92,093 226,680 8 17 17 66 4772

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 2 13 -2,33 -16 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 21 54 3,00 4 0,56 1,56 23,45

Türkçe dDcbDBaDcAdaDAa

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik accaabdDcabcaab

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri bcAbDabccdbcdaa

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler cAdcbDbacA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü cDdaabAdCa

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce dDBCcbABcc

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Destek ve hareket sistemi 7 1 6 14
Güneş sistemi 6 0 6 0
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 2 1 67
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Expressing free time activities 2 1 1 50
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing preferences at breakfast 2 2 0 100
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETSIDIK KILIÇLI 76 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
152,507 226,680 1 3 3 40 3740

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 2 6 0,00 0 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 3 1 2,67 18 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 6 4 4,67 47 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 0,46 0,21 2,94

Toplam: 75 22 24 14,00 19 0,56 1,56 23,45

Türkçe ADBaaaaD dabbcC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik Dbc a caA  c   

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri d ADD          

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler cABBbcACDc

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü AaddBAACaC

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 2 6 13

Matematik 15 2 6 13

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 1 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 3 1 20

Fen 15 3 1 20

Destek ve hareket sistemi 7 1 1 14
Güneş sistemi 6 1 0 17
Güneş ve Ay tutulması 2 1 0 50

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 3 1 75
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 2 1 67
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE POLT 17 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,470 226,680 3 9 9 52 4397

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 3 9 0,00 0 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 2 10 -1,33 -9 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 18 47 2,33 3 0,56 1,56 23,45

Türkçe DBCdDdCbadBcabC

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik dacdDD  aCbd ba

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri aDbd  cbAaaad c

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler ddadAacAcc

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü adcaC  aBd

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce Cb  ccbBac

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

Matematik 15 3 9 20

Matematik 15 3 9 20

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 3 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 10 13

Fen 15 2 10 13

Güneş sistemi 6 1 3 17
Destek ve hareket sistemi 7 1 6 14
Güneş ve Ay tutulması 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din Kültürü 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 2 25
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 0 0
İlahi kitaplar 3 1 2 33

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM DURMAZ 23 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
64,733 226,680 12 26 26 79 4995

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 2 13 -2,33 -16 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 14 61 -6,33 -8 0,56 1,56 23,45

Türkçe DaaBacacabdAdaa

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik acbdacCaBaDcbac

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri dbAcDacabadbaab

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler adcBAbAbca

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü aacdbbaacb

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce abBcaabaCD

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Güneş sistemi 6 2 4 33
Destek ve hareket sistemi 7 0 7 0
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din Kültürü 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME MULLA 24 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
101,547 226,680 6 13 13 60 4657

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 13 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,28 1,32 5,73

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 -1,77 -0,95 4,38

Fen 15 6 9 3,00 20 -0,13 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 1 9 -2,00 -20 0,36 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,46 0,21 2,94

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,39 0,01 2,25

Toplam: 75 21 54 3,00 4 0,56 1,56 23,45

Türkçe cDBdbacbabdaDdC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik aacdaacccbacbBd

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri daADbaAdDdCcAad

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler cdddbaAdac

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü ADdacAbbbC

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce CadCBDAabc

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Destek ve hareket sistemi 7 3 4 43
Güneş sistemi 6 3 3 50
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Hay.Bil. 10 1 9 10

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 3 1 75
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Expressing free time activities 2 1 1 50
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 2 0 100
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAKMAK 1 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
66,613 226,680 13 24 24 77 4987

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 4 11 0,33 2 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 2,38 1,56 23,45

Türkçe aBbcbcdbDbddcab

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik accdbbCaddcAbca

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri BacdaBAacadbCab

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler CBadAbAdDb

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü aacbddbadb

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce aAcdacaBda

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş sistemi 6 2 4 33
Destek ve hareket sistemi 7 1 6 14
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ANLI 7 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
136,000 226,680 4 6 6 44 4025

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 5 10 1,67 11 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 5 10 1,67 11 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 24 51 7,00 9 2,38 1,56 23,45

Türkçe cDaaDdcbBcbbbdC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik bacddCADddCBacb

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri aBccDBABbbdacad

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler aABcdcACaA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü baadaAcddC

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce bacdBbAcbD

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Ç*FTÇİ 31 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
73,417 226,680 11 21 21 73 4946

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 0 8 -2,67 -18 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 2 5 0,33 2 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 6 0,00 0 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 9 38 -3,67 -5 2,38 1,56 23,45

Türkçe b b*DbCc**d*B*b

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik ***d**  c  *   

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri c   c*b Ab D   

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler b cB*bAb a

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü   b C *C c

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce *  c ba*  

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 11 20

Türkçe 15 3 11 20

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 0 8 0

Matematik 15 0 8 0

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 4 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 2 5 13

Fen 15 2 5 13

Güneş sistemi 6 0 2 0
Destek ve hareket sistemi 7 2 2 29
Güneş ve Ay tutulması 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 6 20

Hay.Bil. 10 2 6 20

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0

Din Kültürü 10 2 3 20

Din K.ve A.B. 10 2 3 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 1 25
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 0 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 0 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 1 1 33

İngilizce 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Expressing preferences at breakfast 2 0 1 0
Expressing opinions about the food 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANÜR ASLAN 36 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,333 226,680 7 10 10 53 4399

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 6 9 3,00 20 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 0 15 -5,00 -33 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 19 56 0,33 0 2,38 1,56 23,45

Türkçe DBCacbCADdcAabC

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik dBAbbDabdCabCDa

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri aabcbdcabdcadac

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler aBacbdbdbD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü BadCadDaab

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce addbcbcaba

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 3 2 60
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 0 15 0

Fen 15 0 15 0

Güneş sistemi 6 0 6 0
Destek ve hareket sistemi 7 0 7 0
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 3 25
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇİFTÇİ 40 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,640 226,680 1 1 1 21 1614

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 7 8 4,33 29 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 8 7 5,67 38 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 8 2 7,33 73 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 45 30 35,00 47 2,38 1,56 23,45

Türkçe DBCBacCADCBcaDC

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik cBddbDaCBbDbCaB

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri cDAdaBbdACcaCCD

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler aBDBACAAbD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü BCACdADaBA

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce bbcAdDcBba

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 3 2 60
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Güneş sistemi 6 4 2 67
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 3 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 3 1 75
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 1 0 100
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 2 1 67

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 1 0 100
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ASLAN 3 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,053 226,680 6 8 8 48 4200

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 6 8 3,33 22 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 22 48 6,00 8 2,38 1,56 23,45

Türkçe DadccddAcCcbacC

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik caddaDbdBaDcbc 

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri  bAdbBdCAbabdCD

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler adcBcCAAaD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü aaAda  Ccd

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce CbacacD ba

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 8 40

Fen 15 6 8 40

Güneş sistemi 6 2 3 33
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50

Din Kültürü 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 2 25
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 0 0
İlahi kitaplar 3 1 2 33

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 1 0 100
Describing what people do regularly 1 0 0 0
Expressing free time activities 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
HADİ ÖNĞÜÇ 8 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
35,187 226,680 16 28 28 82 5042

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 0 15 -5,00 -33 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 14 61 -6,33 -8 2,38 1,56 23,45

Türkçe bcddDccbBcabDca

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik bacccbccAabaadb

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri bdcaaadabaaddaa

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler DcaBCb*CaA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü AcdadAbbda

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce dDabBDcdcb

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 0 15 0

Fen 15 0 15 0

Destek ve hareket sistemi 7 0 7 0
Güneş sistemi 6 0 6 0
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing free time activities 2 1 1 50
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLBAYINDIR 11 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
81,483 226,680 10 19 19 70 4895

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 4 11 0,33 2 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 5 0,33 3 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 14 58 -5,33 -7 2,38 1,56 23,45

Türkçe ADabcaacaAadbca

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik acABabbbbCacacC

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri dcbabaAdbbCdAbb

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler abacbaAabA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü bcdadcdadb

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce bccCBab   

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 2 3 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 0 0
Making simple inquires 1 0 0 0
Expressing likes and dislikes 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
İZZETTİN ÇAKMAK 68 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,947 226,680 3 4 4 42 3988

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 6 9 3,00 20 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 1 14 -3,67 -24 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 4 6 2,00 20 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 25 50 8,33 11 2,38 1,56 23,45

Türkçe cDBCDadcaAbdDbC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik DcAcabdDbaCaDBa

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri adbbDcdacdaadbb

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler DdBdCaAdbc

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü badBadcCdC

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce dbdaBcABcD

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 2 3 40
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 1 14 7

Fen 15 1 14 7

Destek ve hareket sistemi 7 0 7 0
Güneş sistemi 6 0 6 0
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTMAHİR İPEK 71 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
97,923 226,680 8 14 14 63 4705

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 4 10 0,67 4 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 4 11 0,33 2 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 17 55 -1,33 -2 2,38 1,56 23,45

Türkçe DddccdabaCadacC

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik cccbDDdCdbb bDa

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri cDbdacACbacbaCb

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler ddcdbCcAba

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü dCbCaAcaab

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce abcbab dC 

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 0 50
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Güneş sistemi 6 2 4 33
Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 0 3 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 3 25
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 1 0 100
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 0 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE   ÇAKMAK 77 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,333 226,680 2 2 2 38 3633

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 6 9 3,00 20 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 6 9 3,00 20 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 3 7 0,67 7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 25 50 8,33 11 2,38 1,56 23,45

Türkçe bdbacACdDCadBca

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik BdbdaDbCadbACaB

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri acAdbdACbdBDabD

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler bdbBAdbAca

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü dacaCADbad

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce bdBdacadbD

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 3 2 60
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 2 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Güneş sistemi 6 1 5 17
Destek ve hareket sistemi 7 4 3 57
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 1 0 100
İlahi kitaplar 3 0 3 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BARAN ANLI 21 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,667 226,680 5 7 7 46 4138

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 4 11 0,33 2 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 5 10 1,67 11 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 23 52 5,67 8 2,38 1,56 23,45

Türkçe DdaBDdadadBdaDb

Cevap Anh. A DBCBDACADCBABDC

Matematik dcAbccddBbDbdDa

Cevap Anh. A BBAADDCCBCDACDB

Fen Bilimleri aDbacdbCAdBaCda

Cevap Anh. A BDABDBACACBDCCD

Sosyal Bilgiler aabBAdAdDD

Cevap Anh. A CBDBACAADD

Din Kültürü aCcadcabBc

Cevap Anh. A BCACCADCBA

İngilizce dAadcacdCc

Cevap Anh. A CABABDDBCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Güneş sistemi 6 2 4 33
Destek ve hareket sistemi 7 3 4 43
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 1 0 100
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 1 2 33

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing free time activities 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DAĞLI 104 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
68,813 226,680 12 23 23 75 4975

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 3 7 0,67 7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 17 58 -2,33 -3 2,38 1,56 23,45

Türkçe AcaaccdDaAdbacC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik abcaabbccaaBada

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri acAabaAabCbadab

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler adBaCbcaac

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü AcbaBAAbaa

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce aDBaBacdda

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 2 2 50
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 2 1 67
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Expressing free time activities 2 1 1 50
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
SIDIKA İPEK 26 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
65,153 226,680 14 25 25 78 4992

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 1 13 -3,33 -22 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 2 8 -0,67 -7 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 14 60 -6,00 -8 2,38 1,56 23,45

Türkçe bcBaDddcBAddabd

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik bbAdaddcdbbabBC

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri babacadcad cbbC

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler DdBddadacc

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü AcaaadbCba

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce badacbABba

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 1 13 7

Fen 15 1 13 7

Destek ve hareket sistemi 7 0 6 0
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 3 25
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 3 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 1 0 100
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ALTU  N 107 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
61,077 226,680 15 27 27 81 5005

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 0 14 -4,67 -31 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 4 11 0,33 2 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 0 9 -3,00 -30 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 14 59 -5,67 -8 2,38 1,56 23,45

Türkçe AaBCaddcBbadacd

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik caccabccdadcbd 

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri adbcDacdDaCdcDa

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler cAdaCDAdbA

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü caaaabcd a

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce badaabdacD

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 0 14 0

Matematik 15 0 14 0

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 0 5 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Destek ve hareket sistemi 7 2 5 29
Güneş sistemi 6 1 5 17
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 1 2 33
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 0 9 0

Din K.ve A.B. 10 0 9 0

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 0 4 0
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 0 2 0
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 0 1 0
Expressing preferences at breakfast 2 0 2 0
Expressing opinions about the food 1 0 1 0
Telling the time 1 0 1 0
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 6. SINIF 1.DENEME

ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / SULTANTEPE İHO

Öğrenci Numara Sınıf
ZEY *P   YILMAZ 28 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
94,427 226,680 9 15 15 64 4741

Puanı Hesaplanan: 29 29 83 5047

Katılımlar: 16 29 29 83 5066

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 1,35 1,32 5,73

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 -0,29 -0,95 4,38

Fen 15 2 13 -2,33 -16 -0,29 -0,22 5,47

Hay.Bil. 10 5 5 3,33 33 1,87 1,19 3,35

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 0,21 2,94

İngilizce 10 4 6 2,00 20 -0,27 0,01 2,25

Toplam: 75 21 54 3,00 4 2,38 1,56 23,45

Türkçe daBdcBdacACdcAC

Cevap Anh. B ADBCDBBDBACCDAC

Matematik DbccdabDcdaacda

Cevap Anh. B DDABBCADACCBDBC

Fen Bilimleri adbaDabcbdacbDa

Cevap Anh. B CBADDBABDCCBADC

Sosyal Bilgiler DABdCcAaab

Cevap Anh. B DABBCDACDA

Din Kültürü bcadaccaCC

Cevap Anh. B ADCBBAACCC

İngilizce bbBdBDAadb

Cevap Anh. B CDBCBDABAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 3 0 3 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5 1 4 20
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

Destek ve hareket sistemi 7 1 6 14
Güneş sistemi 6 0 6 0
Güneş ve Ay tutulması 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 3 2 1 67
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 1 1 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Peygamberlerin özellikleri ve görevleri 4 1 3 25
Allah'ın elçileri: Peygamberler 1 0 1 0
Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. 1 0 1 0
İlahi kitaplar 3 1 2 33
Vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Expressing free time activities 2 0 2 0
Describing what people do regularly 1 1 0 100
Expressing preferences at breakfast 2 1 1 50
Expressing opinions about the food 1 1 0 100
Telling the time 1 1 0 100
Telling dates 1 0 1 0
Making simple inquires 1 0 1 0
Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
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